鹭燕医药股份有限公司

关于公司部分董监高人员股份减持计划实施完毕的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称 "公司")分别于 2017 年 6 月 28 日、2017 年 10 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司部分董监高人员股份减持计划的公告》(公告编号:2017-028)、《关于公司部分董监高人员股份减持进展的公告》(公告编号:2017-056),对公司部分董监高人员的股份减持计划进行了预披露和实施进展情况披露。

公司于近日分别收到雷鸣先生、杨聪金女士、蔡梅桢女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士的《关于减持计划实施完毕的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将上述公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施情况披露如下:

一、股份减持情况

1、已披露的部分董监高人员减持计划的主要内容

	公司任职	股份性质		减持前持有股份		拟减持股份
股东名称				股数	占总股	股数	占总股
	情况			(股)	本比例	(股)	本比例
	董事、董事	合计	持有股份	500, 000	0. 3901%	125, 000	0. 0975%
雷鸣	会秘书兼副总经理	其中	无限售 流通股	125, 000	0. 0975%	125, 000	0. 0975%
			高管锁	375, 000	0. 2926%	0	0. 0000%

			定股
杨聪金	董事兼财务总监	合计持有股份		540, 000	0. 4213%	135, 000	0. 1053%
		其中	无限售 流通股	135, 000	0. 1053%	135, 000	0. 1053%
			高管锁 定股	405, 000	0. 3160%	0	0. 0000%
	此市	合计持有股份		50, 000	0. 0390%	12, 500	0. 0098%
蔡梅桢	监事会主 席、职工监 事兼行政 总监	其中	无限售 流通股	12, 500	0. 0098%	12, 500	0. 0098%
			高管锁 定股	37, 500	0. 0293%	0	0. 0000%
	副总经理	合计持有股份		1, 500, 000	1. 1703%	375, 000	0. 2926%
		其中	无限售 流通股	375, 000	0. 2926%	375, 000	0. 2926%
朱明国			高管锁 定股	750, 000	0. 5852%	0	0. 0000%
			限售股	375, 000	0. 2926%	0	0. 0000%
	副总经理	合计持有股份		1, 620, 000	1. 2640%	405, 000	0. 3160%
- * - T1		其中	无限售 流通股	405, 000	0. 3160%	405, 000	0. 3160%
李卫阳			高管锁 定股	1, 095, 000	0. 8543%	0	0.0000%
			限售股	120, 000	0. 0936%	0	0. 0000%
	副总经理	合计持有股份		1, 550, 000	1. 2093%	387, 500	0. 3023%
张珺瑛		其中	无限售 流通股	387, 500	0. 3023%	387, 500	0. 3023%
			高管锁 定股	1, 162, 500	0. 9070%	0	0.0000%

注:朱明国、李卫阳持有的限售股为其在公司首次公开发行股票前受让自厦门三态科技

有限公司的公司股份,上市流通日期为2019年2月18日(非交易日顺延)。

2、部分董监高人员减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持股份占
从为代目和	19011171 Zd	09/1/1/01/1/1	(元/股)	(股)	总股本比例
		2017. 08. 28	34. 10	30, 000	0. 0234%
		2017. 09. 08	35. 10	10,000	0. 0078%
雷鸣	集中竞价交易	2017. 12. 25	28. 70	11,000	0. 0086%
		2017. 12. 26	28. 93	74, 000	0. 0577%
		小计:	-	125, 000	0. 0975%
		2017. 08. 31	34. 76	10,000	0. 0078%
	集中竞价交易	2017. 09. 08	35. 09	10, 000	0. 0078%
杨聪金		2017. 12. 26	29. 26	5, 000	0. 0039%
		2017. 12. 28	29. 57	15, 000	0. 0117%
		小计:	-	40, 000	0. 0312%
蔡梅桢	_	_	-	0	0. 0000%
		2017. 09. 18	34. 45	20, 000	0. 0156%
朱明国	集中竞价交易	2017. 12. 28	29. 36	55, 000	0. 0429%
不穷国	集甲兒班父勿 	2017. 12. 29	29. 50	50, 000	0. 0390%
		小计:		125, 000	0. 0975%
李卫阳	_	_	-	0	0. 0000%
张珺瑛	作 山	2017. 12. 27	29. 10	12, 500	0. 0098%
水 地央	集中竞价交易	小计:	_	12, 500	0. 0098%

3、部分董监高人员本次减持前后持股情况

	股份性质		本次减持前	7持有股份	本次减持后持有股份
股东名称			股份性质		股数	占总股本	股数	占总股
			(股)	比例	(股)	本比例
	合计持有股份		500, 000	0. 3901%	375, 000	0. 2926%
雷鸣	其	无限售流通股	125, 000	0. 0975%	93, 750	0. 0732%
	中	高管锁定股	375, 000	0. 2926%	281, 250	0. 2194%

杨聪金	合计持有股份		540, 000	0. 4213%	500,000	0. 3901%
	其	无限售流通股	135, 000	0. 1053%	125, 000	0. 0975%
	中	高管锁定股	405, 000	0. 3160%	375, 000	0. 2926%
	合	计持有股份	50,000	0. 0390%	50, 000	0. 0390%
蔡梅桢	其	无限售流通股	12, 500	0. 0098%	12, 500	0. 0098%
	中	高管锁定股	37, 500	0. 0293%	37, 500	0. 0293%
	合	计持有股份	1, 500, 000	1. 1703%	1, 375, 000	1. 0728%
生田田	其中	无限售流通股	375, 000	0. 2926%	343, 750	0. 2682%
朱明国		高管锁定股	750, 000	0. 5852%	656, 250	0. 5120%
		限售股	375, 000	0. 2926%	375, 000	0. 2926%
	合计持有股份		1, 620, 000	1. 2640%	1, 620, 000	1. 2640%
太刀冏	其中	无限售流通股	405, 000	0. 3160%	405, 000	0. 3160%
李卫阳		高管锁定股	1, 095, 000	0. 8543%	1, 095, 000	0. 8543%
		限售股	120, 000	0. 0936%	120, 000	0. 0936%
	合计持有股份		1, 550, 000	1. 2093%	1, 537, 500	1. 1996%
张珺瑛	其	无限售流通股	387, 500	0. 3023%	384, 375	0. 2999%
	中高管锁定股		1, 162, 500	0. 9070%	1, 153, 125	0. 8997%

二、股东承诺及履行情况

上述股东截至本公告日尚未履行完毕的承诺事项具体内容如下:

1、关于股份锁定的承诺

朱明国先生、李卫阳先生承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份,也不由公司回购该部分股份。

雷鸣先生、杨聪金女士、蔡梅桢女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其在公司任职期间,就其直接或间接所持公司股份,除公开发售的股份外,在相关股份锁定期满后每年转让的公司股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的 25%;若其离职,则离职后半年内不转

让其直接或间接所持有的股份;在申报离职半年后的 12 个月内转让公司股份的数量不超过 其直接或间接所持公司股份总数的 50%。

2、关于上市后三年内稳定公司股价的承诺

雷鸣先生、杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺:将根据《鹭燕医药股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定,履行增持公司股票的各项义务。

3、关于作为股东的董事、高级管理人员的减持承诺

雷鸣先生、杨聪金女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士承诺: 就其所持公司股份,除公开发售的股份外,在相关股份锁定期满后两年内转让的,转让价格不低于公司股票的发行价。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。

4、相关股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。

截至本公告日,上述人员严格履行上述承诺事项,未出现违反上述承诺的情况。上述人员本次减持计划的实施不违反其关于股份锁定的承诺,不存在违反有关法律法规等相关规定的情况。

三、其他相关说明

- 1、雷鸣先生、杨聪金女士、蔡梅桢女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士本次减持股份严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
- 2、雷鸣先生、杨聪金女士、蔡梅桢女士、朱明国先生、李卫阳先生、张珺瑛女士严格 遵守预披露公告所披露的减持计划,不存在违反已披露减持计划的情形。至此,公司上述董 监高人员本次减持计划已实施完毕。
- 3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司 董事会 2018年1月22日